
De : andrea@andreaschulze.com

Asunto : Re: Oferta Papel Bitonal

Para : Claudia Asimbaya
<claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>

Zimbra: claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec

Re: Oferta Papel Bitonal

vie., 03 de jun. de 2022 15:10

2 ficheros adjuntos

Estimada Claudia,

Te envío la oferta y las especificaciones técnicas con la fecha
actualizada.

Saludos,

Andrea Schulze

El 2022-06-02 13:49, Claudia Asimbaya escribió:
> Por favor la fecha de la cotización debe darme actualizando.
>
> Gracias
>
> ----- Mensaje original -----
> De: andrea@andreaschulze.com
> Para: "Claudia Asimbaya" <claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>
> Enviados: Jueves, 2 de Junio 2022 12:01:58
> Asunto: Re: Oferta Papel Bitonal
>
> Estimada Claudia,
>
> Envío las actualizaciones de la oferta de Papel Bitonal.
> Y adjunto las especificaciones técnicas.
>
> Por favor indíqueme si se requiere algo adicional.
>
> Saludos,
>
>
>
> El 2022-06-02 10:34, Claudia Asimbaya escribió:
>> Buen día,por favor solicito remitir por este medio la actualización de
>> la cotización de papel bitonal.
>>
>> Muchas Gracias,
>>
>> Soraya Asimbaya
>>
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De : Claudia Asimbaya
<claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>

Asunto : Re: Oferta Papel Bitonal

Para : andrea@andreaschulze.com

Especificaciones Técnicas.pdf
942 KB 

Oferta Papel Bitonal.pdf
879 KB 

jue., 02 de jun. de 2022 12:55

Igualmente de la ficha técnica.

Gracias.

----- Mensaje original -----
De: "Claudia Asimbaya" <claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>
Para: andrea@andreaschulze.com
Enviados: Jueves, 2 de Junio 2022 12:49:36
Asunto: Re: Oferta Papel Bitonal

Por favor la fecha de la cotización debe darme actualizando.

Gracias

----- Mensaje original -----
De: andrea@andreaschulze.com
Para: "Claudia Asimbaya" <claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>
Enviados: Jueves, 2 de Junio 2022 12:01:58
Asunto: Re: Oferta Papel Bitonal

Estimada Claudia,

Envío las actualizaciones de la oferta de Papel Bitonal.
Y adjunto las especificaciones técnicas.

Por favor indíqueme si se requiere algo adicional.

Saludos,

El 2022-06-02 10:34, Claudia Asimbaya escribió:
> Buen día,por favor solicito remitir por este medio la actualización de
> la cotización de papel bitonal.
>
> Muchas Gracias,
>
> Soraya Asimbaya
>
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2 de 8 09/06/2022, 10:22



De : Claudia Asimbaya
<claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>

Asunto : Re: Oferta Papel Bitonal

Para : andrea@andreaschulze.com

De : andrea@andreaschulze.com

Asunto : Re: Oferta Papel Bitonal

Para : Claudia Asimbaya
<claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>

jue., 02 de jun. de 2022 12:49

Por favor la fecha de la cotización debe darme actualizando.

Gracias

----- Mensaje original -----
De: andrea@andreaschulze.com
Para: "Claudia Asimbaya" <claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>
Enviados: Jueves, 2 de Junio 2022 12:01:58
Asunto: Re: Oferta Papel Bitonal

Estimada Claudia,

Envío las actualizaciones de la oferta de Papel Bitonal.
Y adjunto las especificaciones técnicas.

Por favor indíqueme si se requiere algo adicional.

Saludos,

El 2022-06-02 10:34, Claudia Asimbaya escribió:
> Buen día,por favor solicito remitir por este medio la actualización de
> la cotización de papel bitonal.
>
> Muchas Gracias,
>
> Soraya Asimbaya
>

jue., 02 de jun. de 2022 12:01

2 ficheros adjuntos

Estimada Claudia,

Envío las actualizaciones de la oferta de Papel Bitonal.
Y adjunto las especificaciones técnicas.

Por favor indíqueme si se requiere algo adicional.

Saludos,
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De : Claudia Asimbaya
<claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>

Asunto : Re: Oferta Papel Bitonal

Para : andrea@andreaschulze.com

El 2022-06-02 10:34, Claudia Asimbaya escribió:
> Buen día,por favor solicito remitir por este medio la actualización de
> la cotización de papel bitonal.
>
> Muchas Gracias,
>
> Soraya Asimbaya
>

Especificaciones Técnicas.pdf
940 KB 

Oferta Papel Bitonal.pdf
886 KB 

jue., 02 de jun. de 2022 09:34

Buen día,por favor solicito remitir por este medio la actualización de la
cotización de papel bitonal.

Muchas Gracias,

Soraya Asimbaya

----- Mensaje original -----
De: andrea@andreaschulze.com
Para: "Claudia Asimbaya" <claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>
Enviados: Jueves, 26 de Mayo 2022 14:13:08
Asunto: Re: Oferta Papel Bitonal

Buenas tardes Claudia,
Le envío la oferta con los totales y la especificaciones técnicas para
el papel bitonal.

Saludos,

Andrea Schulze

El 2022-05-25 12:56, Claudia Asimbaya escribió:
> Buenas tardes, por favor ayúdeme detallando los valores totales del
> requerimiento.
>
> Muchas Gracias.
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De : andrea@andreaschulze.com

Asunto : Re: Oferta Papel Bitonal

Para : Claudia Asimbaya
<claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>

>
> ----- Mensaje original -----
> De: andrea@andreaschulze.com
> Para: "Claudia Asimbaya" <claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>
> Enviados: Miércoles, 25 de Mayo 2022 11:15:34
> Asunto: Oferta Papel Bitonal
>
> Estimada Claudia,
>
> Le envío la oferta de mi representada JVilaseca de España de acuerdo a
> la solicitud de oferta de Papel Bitonal.
> Adjunto encontrará la oferta, ficha técnica y el NIF de la empresa.
>
> Quedo a sus ordenes para cualquier necesidad que se le presente.
>
> Saludos,
>
> Andrea Schulze
> --

> This email was Malware checked by UTM 9. http://www.sophos.com

jue., 26 de may. de 2022 14:13

2 ficheros adjuntos

Buenas tardes Claudia,
Le envío la oferta con los totales y la especificaciones técnicas para
el papel bitonal.

Saludos,

Andrea Schulze

El 2022-05-25 12:56, Claudia Asimbaya escribió:
> Buenas tardes, por favor ayúdeme detallando los valores totales del
> requerimiento.
>
> Muchas Gracias.
>
> ----- Mensaje original -----
> De: andrea@andreaschulze.com
> Para: "Claudia Asimbaya" <claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>
> Enviados: Miércoles, 25 de Mayo 2022 11:15:34
> Asunto: Oferta Papel Bitonal
>
> Estimada Claudia,
>
> Le envío la oferta de mi representada JVilaseca de España de acuerdo a
> la solicitud de oferta de Papel Bitonal.
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De : Andrea Schulze <andrea@andreaschulze.com>

Asunto : Re: Oferta Papel Bitonal

Para : Claudia Asimbaya
<claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>

> Adjunto encontrará la oferta, ficha técnica y el NIF de la empresa.
>
> Quedo a sus ordenes para cualquier necesidad que se le presente.
>
> Saludos,
>
> Andrea Schulze
> --

> This email was Malware checked by UTM 9. http://www.sophos.com

Ficha técnica.pdf
873 KB 

Oferta Papel Bitonal.pdf
494 KB 

mié., 25 de may. de 2022 14:54

Buenas tardes Claudia,
Ya lo estoy solicitando y le envío mañana en la mañana.

Saludos

    Andrea Schulze

www.andreaschulze.com

> On 25 May 2022, at 12:00, Claudia Asimbaya
<claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec> wrote:
>
> Buenas tardes, por favor ayúdeme detallando los valores totales del
requerimiento.
>
> Muchas Gracias.
>
> ----- Mensaje original -----
> De: andrea@andreaschulze.com
> Para: "Claudia Asimbaya" <claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>
> Enviados: Miércoles, 25 de Mayo 2022 11:15:34
> Asunto: Oferta Papel Bitonal
>
> Estimada Claudia,
>
> Le envío la oferta de mi representada JVilaseca de España de acuerdo a
> la solicitud de oferta de Papel Bitonal.
> Adjunto encontrará la oferta, ficha técnica y el NIF de la empresa.
>
> Quedo a sus ordenes para cualquier necesidad que se le presente.
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De : Claudia Asimbaya
<claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>

Asunto : Re: Oferta Papel Bitonal

Para : andrea@andreaschulze.com

De : andrea@andreaschulze.com

Asunto : Oferta Papel Bitonal

Para : Claudia Asimbaya
<claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>

>
> Saludos,
>
> Andrea Schulze
> --

> This email was Malware checked by UTM 9. http://www.sophos.com
>
> --

> This email was Malware checked by UTM 9. http://www.sophos.com

--

This email was Malware checked by UTM 9. http://www.sophos.com

mié., 25 de may. de 2022 11:56

Buenas tardes, por favor ayúdeme detallando los valores totales del
requerimiento.

Muchas Gracias.

----- Mensaje original -----
De: andrea@andreaschulze.com
Para: "Claudia Asimbaya" <claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 25 de Mayo 2022 11:15:34
Asunto: Oferta Papel Bitonal

Estimada Claudia,

Le envío la oferta de mi representada JVilaseca de España de acuerdo a
la solicitud de oferta de Papel Bitonal.
Adjunto encontrará la oferta, ficha técnica y el NIF de la empresa.

Quedo a sus ordenes para cualquier necesidad que se le presente.

Saludos,

Andrea Schulze
--

This email was Malware checked by UTM 9. http://www.sophos.com

mié., 25 de may. de 2022 11:15

3 ficheros adjuntos
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Estimada Claudia,

Le envío la oferta de mi representada JVilaseca de España de acuerdo a
la solicitud de oferta de Papel Bitonal.
Adjunto encontrará la oferta, ficha técnica y el NIF de la empresa.

Quedo a sus ordenes para cualquier necesidad que se le presente.

Saludos,

Andrea Schulze
--

This email was Malware checked by UTM 9. http://www.sophos.com
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